
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR KARAKOYUNLU Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu 8. SINIF 1.DENEME 50 50 81 14020

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,85 6 4 4,27 6 3 5,45 5 4 3,30 6 8 2,98 9 9 6,41 43 35 31,26 222,400

Okul Ortalaması 8 9 5,09 4 4 2,93 6 3 4,60 2 4 1,08 3 7 0,35 6 9 3,41 29 35 17,46 161,750

KATILIMLAR

1 104 SEMİH ARAS 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 5 1 4,67 18 1 17,67 61 14 56,34 329,783 1 1 1 1 2012

2 55 ŞEVİN AKKAHRAMAN 8C 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 8 4 6,67 11 9 8,00 56 25 47,68 295,243 1 2 2 2 3020

3 12 ZEYNEP BOZ 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 4 5 2,33 4 6 2,00 15 4 13,67 53 25 44,67 280,000 1 3 3 3 3542

4 99 MELİSA AKKAHRAMAN 8B 11 7 8,67 6 0 6,00 9 1 8,67 1 4 -0,33 7 2 6,33 13 4 11,67 47 18 41,01 275,157 2 4 4 4 3722

5 65 RABİA DARAMAN 8A 15 4 13,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 9 5 7,33 49 24 41,00 261,877 2 5 5 5 4237

6 287 PERVİN TEBİK 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 4 5 2,33 10 9 7,00 47 27 37,99 241,873 3 6 6 6 5115

7 158 MERT ALİ ARAS 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 3 4,00 3 6 1,00 10 9 7,00 48 28 38,67 239,693 3 7 7 7 5240

8 111 ROJİN BOZYOL 8B 12 8 9,33 6 3 5,00 9 0 9,00 2 4 0,67 3 3 2,00 11 7 8,67 43 25 34,67 233,993 4 8 8 8 5552

9 58 ÖMÜR BALANDI 8C 13 4 11,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 0 2 -0,67 10 10 6,67 45 24 37,01 226,597 2 9 9 9 5908

10 166 GÜLŞAH DAĞ 8A 13 7 10,67 5 3 4,00 10 0 10,00 6 1 5,67 4 8 1,33 7 9 4,00 45 28 35,67 220,623 4 10 10 10 6247

11 67 SEVGİ TANIŞMAN 8A 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 6 10 2,67 8 6 6,00 43 37 30,68 211,793 5 11 11 11 6791

12 51 TOPRAK BALANDI 8B 12 6 10,00 7 2 6,33 5 3 4,00 3 3 2,00 2 1 1,67 8 10 4,67 37 25 28,67 209,423 5 12 12 12 6927

13 63 LAMİA DARAMAN 8A 10 8 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 4 0,67 5 5 3,33 7 7 4,67 37 31 26,66 204,527 6 13 13 13 7207

14 130 HAVVANUR ARAS 8C 12 7 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 3 1,00 1 3 0,00 6 6 4,00 37 23 29,34 198,240 3 14 14 14 7554

15 78 SEYMEN AL İ PEŞMAN 8C 12 6 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 4 -0,33 4 7 1,67 4 10 0,67 35 33 24,01 184,813 4 15 15 17 8395

16 44 SILA TANIR 8C 13 3 12,00 4 5 2,33 7 3 6,00 0 3 -1,00 1 6 -1,00 5 8 2,33 30 28 20,66 178,550 5 16 16 18 8796

17 101 ROJHAT KARATAŞ 8A 7 2 6,33 5 1 4,67 7 0 7,00 0 1 -0,33 0 1 -0,33 6 4 4,67 25 9 22,01 175,077 7 17 17 19 9023

18 30 DELAL AKKAHRAMAN 8B 12 8 9,33 3 4 1,67 6 1 5,67 2 1 1,67 1 2 0,33 4 8 1,33 28 24 20,00 172,333 6 18 18 21 9215

19 48 RABİA DOĞAN 8A 11 9 8,00 4 6 2,00 9 1 8,67 4 11 0,33 4 6 2,00 32 33 21,00 171,570 8 19 19 22 9263

20 161 MELTEM DENGİZ 8B 5 9 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 0 5 -1,67 0 5 -1,67 11 7 8,67 31 31 20,66 167,233 7 20 20 24 9538

21 8 HALİME PARİM 8A 6 13 1,67 5 5 3,33 3 2 2,33 3 4 1,67 6 8 3,33 6 10 2,67 29 42 15,00 158,660 9 21 21 27 10113

22 223 SUDENAZ BOZ 8A 8 11 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 12 -2,00 9 11 5,33 34 49 17,67 156,017 10 22 22 28 10278

23 168 GÜLHAN AVAMAŞ 8A 9 11 5,33 6 4 4,67 7 2 6,33 7 3 6,00 2 10 -1,33 4 10 0,67 35 40 21,67 153,413 11 23 23 31 10448

24 220 YEŞİM ARTAN 8B 8 7 5,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 1 5 -0,67 2 8 -0,67 8 9 5,00 24 42 10,00 151,647 8 24 24 36 10547

25 23 BERAT ALİ ATAŞ 8B 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 4 11 0,33 29 31 18,66 150,940 9 25 25 38 10594

26 209 GÜLÜSTAN TANIR 8C 10 7 7,67 2 6 0,00 6 3 5,00 1 1 0,67 1 8 -1,67 5 8 2,33 25 33 14,00 150,183 6 26 26 39 10645

27 142 BERFİN AKÇAY 8B 8 9 5,00 6 3 5,00 5 5 3,33 1 6 -1,00 2 9 -1,00 6 12 2,00 28 44 13,33 142,017 10 27 27 40 11164

28 297 ROZAT AKÇAY 8B 3 8 0,33 2 5 0,33 7 3 6,00 2 3 1,00 6 8 3,33 20 27 10,99 137,653 11 28 28 43 11427

29 164 NAZLICAN AKÇAY 8A 8 12 4,00 6 4 4,67 4 5 2,33 1 8 -1,67 1 5 -0,67 6 11 2,33 26 45 10,99 137,373 12 29 29 44 11445

30 69 ZELAL AKDENİZ 8A 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 2 2,33 2 13 -2,33 5 9 2,00 28 41 14,33 136,403 13 30 30 45 11505

31 124 SILA TANIŞ 8C 5 5 3,33 2 6 0,00 5 4 3,67 0 2 -0,67 1 1 0,67 2 6 0,00 15 24 7,00 125,740 7 31 31 48 12084

32 159 SEVGİ TANIR 8A 4 6 2,00 2 4 0,67 3 3 2,00 1 4 -0,33 0 2 -0,67 5 7 2,67 15 26 6,34 124,337 14 32 32 49 12171

33 33 MURAT MERMER 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 1 -0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 18 43 3,67 122,697 15 33 33 50 12249

34 71 YUSUF DÖNMEZ 8A 5 13 0,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 7 2,67 19 40 5,67 119,227 16 34 34 54 12421

35 40 BERİVAN TEBİK 8A 6 11 2,33 5 5 3,33 7 3 6,00 0 6 -2,00 1 10 -2,33 4 7 1,67 23 42 9,00 117,457 17 35 35 55 12495

36 53 NURULLAH PADİR 8C 2 9 -1,00 2 4 0,67 3 2 2,33 4 6 2,00 4 7 1,67 4 11 0,33 19 39 6,00 117,190 8 36 36 58 12507

37 18 YİĞİT ARAS 8B 8 9 5,00 3 6 1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 12 -3,00 3 7 0,67 22 47 6,34 116,013 12 37 37 60 12570

38 74 HİRANUR BADRUK 8A 3 11 -0,67 4 2 3,33 6 1 5,67 2 2 1,33 1 10 -2,33 5 7 2,67 21 33 10,00 114,630 18 38 38 62 12643

39 72000 ŞİYAR ATAŞ 8A 4 7 1,67 0 6 -2,00 5 3 4,00 2 2 1,33 1 4 -0,33 3 8 0,33 15 30 5,00 113,930 19 39 39 63 12683

40 11121 ÇBO ŞÖHMJO  B 1 12 -3,00 1 7 -1,33 0 8 -2,67 2 4 0,67 5 13 0,67 8 9 5,00 17 53 -0,66 111,860 1 40 40 64 12794

41 61000 İBRAHİM ÇİFTÇİ 8C 8 9 5,00 1 8 -1,67 2 5 0,33 0 8 -2,67 3 13 -1,33 4 12 0,00 18 55 -0,34 107,950 9 41 41 66 12948

42 50 ŞEVDER AFŞAR 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 4 -1,33 4 16 -1,33 5 14 0,33 22 61 1,67 105,650 20 42 42 67 13045

43 253 MUHAMMED SÖNMEZ  3 11 -0,67 4 3 3,00 6 4 4,67 0 4 -1,33 2 6 0,00 3 10 -0,33 18 38 5,34 105,197 1 43 43 68 13063

44 0 NURŞANİ AFŞAR 8A 3 17 -2,67 2 7 -0,33 0 10 -3,33 6 14 1,33 7 13 2,67 18 61 -2,33 104,073 21 44 44 70 13105

45 13700 SEDAT ARTAN 8A 3 12 -1,00 0 6 -2,00 3 2 2,33 0 1 -0,33 4 7 1,67 10 28 0,67 102,430 22 45 45 71 13164

46 88 ERKAN ÇİLKİN 8A 2 11 -1,67 6 3 5,00 3 7 0,67 0 2 -0,67 3 10 -0,33 14 33 3,00 95,453 23 46 46 72 13397

47 260 KEZBAN AYBAN 8C 4 12 0,00 3 4 1,67 4 5 2,33 3 2 2,33 0 7 -2,33 2 12 -2,00 16 42 2,00 85,240 10 47 47 75 13663
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR KARAKOYUNLU Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu 8. SINIF 1.DENEME 50 50 81 14020

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,85 6 4 4,27 6 3 5,45 5 4 3,30 6 8 2,98 9 9 6,41 43 35 31,26 222,400

Okul Ortalaması 8 9 5,09 4 4 2,93 6 3 4,60 2 4 1,08 3 7 0,35 6 9 3,41 29 35 17,46 161,750

KATILIMLAR

48 198 CİHAN AK* 8C 5 14 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 6 1,00 2 11 -1,67 4 16 -1,33 18 63 -3,00 83,030 11 48 48 77 13707

49 1 MUHAMMED ÇİLKİ N 8B 4 9 1,00 0 7 -2,33 3 5 1,33 2 2 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 11 41 -2,67 81,397 13 49 49 78 13754

50 129 ELİF BAKIRHAN 8A 3 13 -1,33 3 3 2,00 1 6 -1,00 0 3 -1,00 2 10 -1,33 9 35 -2,66 81,077 24 50 50 79 13760

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
  B 8A 8B 8C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
  B 8A 8B 8C



  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR KARAKOYUNLU Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu 8. SINIF 1.DENEME 50 50 81 14020

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,85 6 4 4,27 6 3 5,45 5 4 3,30 6 8 2,98 9 9 6,41 43 35 31,26 222,400

Okul Ortalaması 8 9 5,09 4 4 2,93 6 3 4,60 2 4 1,08 3 7 0,35 6 9 3,41 29 35 17,46 161,750

SINIF:  

KATILIMLAR

1 253 MUHAMMED SÖNMEZ  3 11 -0,67 4 3 3,00 6 4 4,67 0 4 -1,33 2 6 0,00 3 10 -0,33 18 38 5,34 105,197 1 43 43 68 13063

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



 B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR KARAKOYUNLU Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu 8. SINIF 1.DENEME 50 50 81 14020

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,85 6 4 4,27 6 3 5,45 5 4 3,30 6 8 2,98 9 9 6,41 43 35 31,26 222,400

Okul Ortalaması 8 9 5,09 4 4 2,93 6 3 4,60 2 4 1,08 3 7 0,35 6 9 3,41 29 35 17,46 161,750

SINIF:  B

KATILIMLAR

1 11121 ÇBO ŞÖHMJO  B 1 12 -3,00 1 7 -1,33 0 8 -2,67 2 4 0,67 5 13 0,67 8 9 5,00 17 53 -0,66 111,860 1 40 40 64 12794

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR KARAKOYUNLU Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu 8. SINIF 1.DENEME 50 50 81 14020

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,85 6 4 4,27 6 3 5,45 5 4 3,30 6 8 2,98 9 9 6,41 43 35 31,26 222,400

Okul Ortalaması 8 9 5,09 4 4 2,93 6 3 4,60 2 4 1,08 3 7 0,35 6 9 3,41 29 35 17,46 161,750

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 12 ZEYNEP BOZ 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 4 5 2,33 4 6 2,00 15 4 13,67 53 25 44,67 280,000 1 3 3 3 3542

2 65 RABİA DARAMAN 8A 15 4 13,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 9 5 7,33 49 24 41,00 261,877 2 5 5 5 4237

3 287 PERVİN TEBİK 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 4 5 2,33 10 9 7,00 47 27 37,99 241,873 3 6 6 6 5115

4 166 GÜLŞAH DAĞ 8A 13 7 10,67 5 3 4,00 10 0 10,00 6 1 5,67 4 8 1,33 7 9 4,00 45 28 35,67 220,623 4 10 10 10 6247

5 67 SEVGİ TANIŞMAN 8A 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 6 10 2,67 8 6 6,00 43 37 30,68 211,793 5 11 11 11 6791

6 63 LAMİA DARAMAN 8A 10 8 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 2 4 0,67 5 5 3,33 7 7 4,67 37 31 26,66 204,527 6 13 13 13 7207

7 101 ROJHAT KARATAŞ 8A 7 2 6,33 5 1 4,67 7 0 7,00 0 1 -0,33 0 1 -0,33 6 4 4,67 25 9 22,01 175,077 7 17 17 19 9023

8 48 RABİA DOĞAN 8A 11 9 8,00 4 6 2,00 9 1 8,67 4 11 0,33 4 6 2,00 32 33 21,00 171,570 8 19 19 22 9263

9 8 HALİME PARİM 8A 6 13 1,67 5 5 3,33 3 2 2,33 3 4 1,67 6 8 3,33 6 10 2,67 29 42 15,00 158,660 9 21 21 27 10113

10 223 SUDENAZ BOZ 8A 8 11 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 12 -2,00 9 11 5,33 34 49 17,67 156,017 10 22 22 28 10278

11 168 GÜLHAN AVAMAŞ 8A 9 11 5,33 6 4 4,67 7 2 6,33 7 3 6,00 2 10 -1,33 4 10 0,67 35 40 21,67 153,413 11 23 23 31 10448

12 164 NAZLICAN AKÇAY 8A 8 12 4,00 6 4 4,67 4 5 2,33 1 8 -1,67 1 5 -0,67 6 11 2,33 26 45 10,99 137,373 12 29 29 44 11445

13 69 ZELAL AKDENİZ 8A 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 2 2,33 2 13 -2,33 5 9 2,00 28 41 14,33 136,403 13 30 30 45 11505

14 159 SEVGİ TANIR 8A 4 6 2,00 2 4 0,67 3 3 2,00 1 4 -0,33 0 2 -0,67 5 7 2,67 15 26 6,34 124,337 14 32 32 49 12171

15 33 MURAT MERMER 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 1 -0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 18 43 3,67 122,697 15 33 33 50 12249

16 71 YUSUF DÖNMEZ 8A 5 13 0,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 7 2,67 19 40 5,67 119,227 16 34 34 54 12421

17 40 BERİVAN TEBİK 8A 6 11 2,33 5 5 3,33 7 3 6,00 0 6 -2,00 1 10 -2,33 4 7 1,67 23 42 9,00 117,457 17 35 35 55 12495

18 74 HİRANUR BADRUK 8A 3 11 -0,67 4 2 3,33 6 1 5,67 2 2 1,33 1 10 -2,33 5 7 2,67 21 33 10,00 114,630 18 38 38 62 12643

19 72000 ŞİYAR ATAŞ 8A 4 7 1,67 0 6 -2,00 5 3 4,00 2 2 1,33 1 4 -0,33 3 8 0,33 15 30 5,00 113,930 19 39 39 63 12683

20 50 ŞEVDER AFŞAR 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 4 -1,33 4 16 -1,33 5 14 0,33 22 61 1,67 105,650 20 42 42 67 13045

21 0 NURŞANİ AFŞAR 8A 3 17 -2,67 2 7 -0,33 0 10 -3,33 6 14 1,33 7 13 2,67 18 61 -2,33 104,073 21 44 44 70 13105

22 13700 SEDAT ARTAN 8A 3 12 -1,00 0 6 -2,00 3 2 2,33 0 1 -0,33 4 7 1,67 10 28 0,67 102,430 22 45 45 71 13164

23 88 ERKAN ÇİLKİN 8A 2 11 -1,67 6 3 5,00 3 7 0,67 0 2 -0,67 3 10 -0,33 14 33 3,00 95,453 23 46 46 72 13397

24 129 ELİF BAKIRHAN 8A 3 13 -1,33 3 3 2,00 1 6 -1,00 0 3 -1,00 2 10 -1,33 9 35 -2,66 81,077 24 50 50 79 13760

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR KARAKOYUNLU Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu 8. SINIF 1.DENEME 50 50 81 14020

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,85 6 4 4,27 6 3 5,45 5 4 3,30 6 8 2,98 9 9 6,41 43 35 31,26 222,400

Okul Ortalaması 8 9 5,09 4 4 2,93 6 3 4,60 2 4 1,08 3 7 0,35 6 9 3,41 29 35 17,46 161,750

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 104 SEMİH ARAS 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 5 1 4,67 18 1 17,67 61 14 56,34 329,783 1 1 1 1 2012

2 99 MELİSA AKKAHRAMAN 8B 11 7 8,67 6 0 6,00 9 1 8,67 1 4 -0,33 7 2 6,33 13 4 11,67 47 18 41,01 275,157 2 4 4 4 3722

3 158 MERT ALİ ARAS 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 3 4,00 3 6 1,00 10 9 7,00 48 28 38,67 239,693 3 7 7 7 5240

4 111 ROJİN BOZYOL 8B 12 8 9,33 6 3 5,00 9 0 9,00 2 4 0,67 3 3 2,00 11 7 8,67 43 25 34,67 233,993 4 8 8 8 5552

5 51 TOPRAK BALANDI 8B 12 6 10,00 7 2 6,33 5 3 4,00 3 3 2,00 2 1 1,67 8 10 4,67 37 25 28,67 209,423 5 12 12 12 6927

6 30 DELAL AKKAHRAMAN 8B 12 8 9,33 3 4 1,67 6 1 5,67 2 1 1,67 1 2 0,33 4 8 1,33 28 24 20,00 172,333 6 18 18 21 9215

7 161 MELTEM DENGİZ 8B 5 9 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 0 5 -1,67 0 5 -1,67 11 7 8,67 31 31 20,66 167,233 7 20 20 24 9538

8 220 YEŞİM ARTAN 8B 8 7 5,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 1 5 -0,67 2 8 -0,67 8 9 5,00 24 42 10,00 151,647 8 24 24 36 10547

9 23 BERAT ALİ ATAŞ 8B 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 1 4 -0,33 4 11 0,33 29 31 18,66 150,940 9 25 25 38 10594

10 142 BERFİN AKÇAY 8B 8 9 5,00 6 3 5,00 5 5 3,33 1 6 -1,00 2 9 -1,00 6 12 2,00 28 44 13,33 142,017 10 27 27 40 11164

11 297 ROZAT AKÇAY 8B 3 8 0,33 2 5 0,33 7 3 6,00 2 3 1,00 6 8 3,33 20 27 10,99 137,653 11 28 28 43 11427

12 18 YİĞİT ARAS 8B 8 9 5,00 3 6 1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 12 -3,00 3 7 0,67 22 47 6,34 116,013 12 37 37 60 12570

13 1 MUHAMMED ÇİLKİ N 8B 4 9 1,00 0 7 -2,33 3 5 1,33 2 2 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 11 41 -2,67 81,397 13 49 49 78 13754

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR KARAKOYUNLU Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu 8. SINIF 1.DENEME 50 50 81 14020

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,85 6 4 4,27 6 3 5,45 5 4 3,30 6 8 2,98 9 9 6,41 43 35 31,26 222,400

Okul Ortalaması 8 9 5,09 4 4 2,93 6 3 4,60 2 4 1,08 3 7 0,35 6 9 3,41 29 35 17,46 161,750

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 55 ŞEVİN AKKAHRAMAN 8C 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 8 4 6,67 11 9 8,00 56 25 47,68 295,243 1 2 2 2 3020

2 58 ÖMÜR BALANDI 8C 13 4 11,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 0 2 -0,67 10 10 6,67 45 24 37,01 226,597 2 9 9 9 5908

3 130 HAVVANUR ARAS 8C 12 7 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 3 1,00 1 3 0,00 6 6 4,00 37 23 29,34 198,240 3 14 14 14 7554

4 78 SEYMEN AL İ PEŞMAN 8C 12 6 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 4 -0,33 4 7 1,67 4 10 0,67 35 33 24,01 184,813 4 15 15 17 8395

5 44 SILA TANIR 8C 13 3 12,00 4 5 2,33 7 3 6,00 0 3 -1,00 1 6 -1,00 5 8 2,33 30 28 20,66 178,550 5 16 16 18 8796

6 209 GÜLÜSTAN TANIR 8C 10 7 7,67 2 6 0,00 6 3 5,00 1 1 0,67 1 8 -1,67 5 8 2,33 25 33 14,00 150,183 6 26 26 39 10645

7 124 SILA TANIŞ 8C 5 5 3,33 2 6 0,00 5 4 3,67 0 2 -0,67 1 1 0,67 2 6 0,00 15 24 7,00 125,740 7 31 31 48 12084

8 53 NURULLAH PADİR 8C 2 9 -1,00 2 4 0,67 3 2 2,33 4 6 2,00 4 7 1,67 4 11 0,33 19 39 6,00 117,190 8 36 36 58 12507

9 61000 İBRAHİM ÇİFTÇİ 8C 8 9 5,00 1 8 -1,67 2 5 0,33 0 8 -2,67 3 13 -1,33 4 12 0,00 18 55 -0,34 107,950 9 41 41 66 12948

10 260 KEZBAN AYBAN 8C 4 12 0,00 3 4 1,67 4 5 2,33 3 2 2,33 0 7 -2,33 2 12 -2,00 16 42 2,00 85,240 10 47 47 75 13663

11 198 CİHAN AK* 8C 5 14 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 6 1,00 2 11 -1,67 4 16 -1,33 18 63 -3,00 83,030 11 48 48 77 13707
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SÖNMEZ 253  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
105,197 222,400 1 43 43 68 13063

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 1 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 11 -0,67 -3 -0,67 5,09 8,85

Tarih 10 4 3 3,00 30 3,00 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,67 4,60 5,45

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 -1,33 1,08 3,30

Matematik 20 2 6 0,00 0 0,00 0,35 2,98

Fen 20 3 10 -0,33 -2 -0,33 3,41 6,41

Toplam: 90 18 38 5,33 6 5,33 17,30 30,89

Sözel (TÜR)    b cbcddacBaADc  d

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) CcbBd  C B

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) AadBCdbACA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) a  d cd   

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT)        dcD  a dC  dc

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN) b B c abd  dd dCbCc 

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 11 15

Türkçe 20 3 11 15

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 1 80
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67

Sözel (İNG) 10 0 4 0

İngilizce 10 0 4 0

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing personality 1 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 6 10

Matematik 20 2 6 10

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 10 15

Fen 20 3 10 15

Mevsimleri oluşumu 10 0 4 0
İklim ve hava hareketleri 7 2 4 29
DNA ve genetik kod 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÇBO ŞÖHMJO 11121  B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
111,860 222,400 1 40 40 64 12794

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 1 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 12 -3,00 -15 -3,00 5,09 8,85

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 -1,33 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 0 8 -2,67 -27 -2,67 4,60 5,45

İngilizce 10 2 4 0,67 7 0,67 1,08 3,30

Matematik 20 5 13 0,67 3 0,67 0,35 2,98

Fen 20 8 9 5,00 25 5,00 3,41 6,41

Toplam: 90 17 53 -0,67 -1 -0,67 17,30 30,89

Sözel (TÜR)  aba bd  a  ccdD bcd

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR)  bcBd abdb

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN)  cd dbadaa

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG)  cADbac   

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT)  CaacbdabCaDbdAbCab 

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN)  c CbABBadCDaCadaAd 

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 1 12 5

Türkçe 20 1 12 5

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 1 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 7 10

Tarih 10 1 7 10

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 0 8 0

Din K.ve A.B. 10 0 8 0

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 0 4 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 0 3 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 0 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

Describing personality 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing a close friend 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 1 0 100
Making simple inquires 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 1 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 13 25

Matematik 20 5 13 25

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 1 4 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 4 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 9 40

Fen 20 8 9 40

Mevsimleri oluşumu 10 3 4 30
İklim ve hava hareketleri 7 4 3 57
DNA ve genetik kod 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN TEBİK 40 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
117,457 222,400 17 35 35 55 12495

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 1 10 -2,33 -12 0,24 0,35 2,98

Fen 20 4 7 1,67 8 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 23 42 9,00 10 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) dBadCDBa  DadcdDcd b

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) dCcBabDbBC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) dAaBCABAdB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG)  ad aa c c

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) add d     daa dA d d

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) Da dc    cdDCbBd    

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 11 30

Türkçe 20 6 11 30

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 2 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 3 2 60
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 6 0

İngilizce 10 0 6 0

Describing personality 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 1 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 10 5

Matematik 20 1 10 5

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 7 20

Fen 20 4 7 20

Mevsimleri oluşumu 10 1 3 10
İklim ve hava hareketleri 7 1 4 14
DNA ve genetik kod 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BAKIRHAN 129 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
81,077 222,400 24 50 50 79 13760

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 13 -1,33 -7 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 3 3 2,00 20 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 4,44 4,60 5,45

Matematik 20 0 3 -1,00 -5 0,24 0,35 2,98

Fen 20 2 10 -1,33 -7 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 9 35 -2,67 -3 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR)  cdAad dbddaBab dc C

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR)     bBCbdB

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) cddcC d d 

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sayısal (MAT) cd              b   

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN)  Bdc dCba  dcd b a  

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 13 15

Türkçe 20 3 13 15

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 3 30

Tarih 10 3 3 30

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 1 6 10

Din K.ve A.B. 10 1 6 10

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 1 3 20
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 0 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 0 3 0

Matematik 20 0 3 0

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 10 10

Fen 20 2 10 10

Mevsimleri oluşumu 10 2 3 20
İklim ve hava hareketleri 7 0 5 0
DNA ve genetik kod 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAN ÇİLKİN 88 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
95,453 222,400 23 46 46 72 13397

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 11 -1,67 -8 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 6 3 5,00 50 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,44 4,60 5,45

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 0,24 0,35 2,98

Fen 20 3 10 -0,33 -2 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 14 33 3,00 3 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) bBcd  d d bcba  Ad d

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) BCcBdDb BC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) CcacbAcAad

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sayısal (MAT) ba                  

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) b     a bACabdBc bcd

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 11 10

Türkçe 20 2 11 10

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 0 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 3 40
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 1 2 33
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 2 0

Matematik 20 0 2 0

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 10 15

Fen 20 3 10 15

Mevsimleri oluşumu 10 0 4 0
İklim ve hava hareketleri 7 2 4 29
DNA ve genetik kod 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLHAN AVAMAŞ 168 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
153,413 222,400 11 23 23 31 10448

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 0,24 0,35 2,98

Fen 20 4 10 0,67 3 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 35 40 21,67 24 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) ddDdaDBabbcBABbccCDA

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) cCABCDbCcd

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) CACaCA AdB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) aBADaCBADc

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) cdd  b Db   a cA acb

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) b CC dcBbcd C ddc  d

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 4 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 1 80
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Describing personality 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing a close friend 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 1 0 100
Making simple inquires 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 1 0 100
Understanding simple invitation card 2 2 0 100
Invitation and accepting 1 1 0 100
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 10 10

Matematik 20 2 10 10

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 5 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 10 20

Fen 20 4 10 20

Mevsimleri oluşumu 10 2 5 20
İklim ve hava hareketleri 7 1 4 14
DNA ve genetik kod 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞAH DAĞ 166 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,623 222,400 4 10 10 10 6247

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 5 3 4,00 40 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 6 1 5,67 57 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 4 8 1,33 7 0,24 0,35 2,98

Fen 20 7 9 4,00 20 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 45 28 35,67 40 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) aDaACdcBAACDBDAccBDa

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) CDbBCa Cb 

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) ACBBCBCACA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) CD BCaAA  

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT) a d  bBCaabBd c A   

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN)   BbabacCcDc Bc cCBC

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 5 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 6 1 60

İngilizce 10 6 1 60

Making simple inquires 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 1 0 100
Invitation and refusing 1 0 0 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing personality 1 1 0 100
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 1 0 100
Describing a close friend 1 1 0 100
Understanding simple invitation card 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 3 2 60
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 9 35

Fen 20 7 9 35

Mevsimleri oluşumu 10 2 6 20
İklim ve hava hareketleri 7 3 3 43
DNA ve genetik kod 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME PARİM 8 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
158,660 222,400 9 21 21 27 10113

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 6 8 3,33 17 0,24 0,35 2,98

Fen 20 6 10 2,67 13 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 29 42 15,00 17 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) bccAbbD dcCaBccDBcca

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) CaDBaBbCdc

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) ca B  CA  

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) C CB  dcdb

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT) c C abd b DB  dCbAaB

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN) AcBc abcacDcc  bDCB 

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 2 30

Din K.ve A.B. 10 3 2 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 2 40
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 0 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 1 0 33

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Making simple inquires 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 1 0 100
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing personality 1 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 6 8 30

Matematik 20 6 8 30

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 1 3 20
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 10 30

Fen 20 6 10 30

Mevsimleri oluşumu 10 3 5 30
İklim ve hava hareketleri 7 1 4 14
DNA ve genetik kod 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR BADRUK 74 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
114,630 222,400 18 38 38 62 12643

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 11 -0,67 -3 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 4 2 3,33 33 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 2 2 1,33 13 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 1 10 -2,33 -12 0,24 0,35 2,98

Fen 20 5 7 2,67 13 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 21 33 10,00 11 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) db Aa  cdbb B A dcca

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) C Dd B Cb 

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) A  BCa ACA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG)    c  AcB 

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT) ca  aaa b  a    bbaB

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN)  aBa CaD   d  cC Cdb

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 11 15

Türkçe 20 3 11 15

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 2 40

Tarih 10 4 2 40

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 1 60

Din K.ve A.B. 10 6 1 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 0 80
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 0 67

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Making simple inquires 1 0 0 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing personality 1 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 1 0 100
Describing a close friend 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 1 10 5

Matematik 20 1 10 5

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 7 25

Fen 20 5 7 25

Mevsimleri oluşumu 10 1 3 10
İklim ve hava hareketleri 7 3 3 43
DNA ve genetik kod 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
LAMİA DARAMAN 63 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,527 222,400 6 13 13 13 7207

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 5 5 3,33 17 0,24 0,35 2,98

Fen 20 7 7 4,67 23 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 37 31 26,67 30 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) bBcBb BDAb ddBCDbaDA

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) dCcBaDaaBC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) dAbBCABACB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) Cd  Cb  bd

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) DC  B dbb a c A C   

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) bbd  A BaAb CCBdbA  

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 8 50

Türkçe 20 10 8 50

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 2 2 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 1 80
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

Describing personality 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Making simple inquires 1 1 0 100
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 5 25

Matematik 20 5 5 25

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 1 0 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 7 35

Fen 20 7 7 35

Mevsimleri oluşumu 10 1 4 10
İklim ve hava hareketleri 7 3 3 43
DNA ve genetik kod 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT MERMER 33 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
122,697 222,400 15 33 33 50 12249

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 4 6 2,00 10 0,24 0,35 2,98

Fen 20 3 7 0,67 3 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 18 43 3,67 4 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) babBaDcbcCDBbdCbdabc

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) aCbcaacdaC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) bACabAabaa

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) a         

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) bCdbcCBDbd          

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) DDbabbacaA          

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 3 40
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 1 2 33
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

Describing personality 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 0 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Making simple inquires 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 6 20

Matematik 20 4 6 20

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 7 15

Fen 20 3 7 15

Mevsimleri oluşumu 10 2 5 20
İklim ve hava hareketleri 7 1 2 14
DNA ve genetik kod 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN AKÇAY 164 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
137,373 222,400 12 29 29 44 11445

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 0,24 0,35 2,98

Fen 20 6 11 2,33 12 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 26 45 11,00 12 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) aDdACdcBdcbDcaADBacd

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) abDaCBbCAB

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) cacBCd ACd

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) bcdBacc ac

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT) abCdac              

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN) da aDb bbAbdAdcCaCB 

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 3 2 60
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 1 1 33

Sözel (İNG) 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing personality 1 0 1 0
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 1 0 20
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 11 30

Fen 20 6 11 30

Mevsimleri oluşumu 10 2 7 20
İklim ve hava hareketleri 7 1 4 14
DNA ve genetik kod 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞANİ AFŞAR 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
104,073 222,400 21 44 44 70 13105

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 4,44 4,60 5,45

Matematik 20 6 14 1,33 7 0,24 0,35 2,98

Fen 20 7 13 2,67 13 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 18 61 -2,33 -3 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) cdcadbccbCadbcdbcCDb

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) cdcBCb ada

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) dddddddddd

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sayısal (MAT) abdCaCBDcadabbcdCBda

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) DDabcbdaCbdaCadBcAcB

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 17 15

Türkçe 20 3 17 15

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 0 5 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 0 3 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 2 3 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 5 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimleri oluşumu 10 3 7 30
İklim ve hava hareketleri 7 2 5 29
DNA ve genetik kod 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
PERVİN TEBİK 287 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,873 222,400 3 6 6 6 5115

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 4 5 2,33 12 0,24 0,35 2,98

Fen 20 10 9 7,00 35 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 47 27 38,00 42 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) ABDBC BDAdDdAaCb dDA

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) BCABaDbCBC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) bACBCABACB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) CBAad dc d

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT)  aBa      B a AA cb 

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) DDaCcAcBCcd CCddDAdc

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 2 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 1 80
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Describing personality 1 1 0 100
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing a close friend 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 2 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 1 3 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

Mevsimleri oluşumu 10 5 5 50
İklim ve hava hareketleri 7 3 3 43
DNA ve genetik kod 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA DARAMAN 65 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,877 222,400 2 5 5 5 4237

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 5 5 3,33 17 0,24 0,35 2,98

Fen 20 9 5 7,33 37 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 49 24 41,00 46 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) AcDBabBDACD ABCDdCDA

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) BCcBaDaaBd

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) dACBCABACB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) aBADCdBAbd

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) DCBbda    dD b  C   

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) DDC bAc adb C B  AAB

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 3 1 75
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 1 80
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Describing personality 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing a close friend 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 1 0 100
Making simple inquires 1 1 0 100
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 2 0 100
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 5 25

Matematik 20 5 5 25

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 5 45

Fen 20 9 5 45

Mevsimleri oluşumu 10 6 2 60
İklim ve hava hareketleri 7 0 3 0
DNA ve genetik kod 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA DOĞAN 48 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
171,570 222,400 8 19 19 22 9263

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,44 4,60 5,45

Matematik 20 4 11 0,33 2 0,24 0,35 2,98

Fen 20 4 6 2,00 10 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 32 33 21,00 23 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) dDabCADBdAbDaDADddcC

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) dDbcbBaCAc

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) ACBBdBCACA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sayısal (MAT) BaadaD Ccb Bdd   cbc

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN)         Cc dA cdbCBb

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 1 80
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 11 20

Matematik 20 4 11 20

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 2 3 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 1 1 20
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 6 20

Fen 20 4 6 20

Mevsimleri oluşumu 10 0 2 0
İklim ve hava hareketleri 7 1 4 14
DNA ve genetik kod 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJHAT KARATAŞ 101 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
175,077 222,400 7 17 17 19 9023

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 2 6,33 32 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 5 1 4,67 47 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 0,24 0,35 2,98

Fen 20 6 4 4,67 23 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 25 9 22,00 24 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR)  DcAC   bAC B      C

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) CD BC  Cc 

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) A B  BCACA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) a         

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT)     c               

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN)   B   a CADd  cb C C

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 2 35

Türkçe 20 7 2 35

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 0 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 5 1 50

Tarih 10 5 1 50

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 7 0 70

Din K.ve A.B. 10 7 0 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 0 40
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 0 0
Describing personality 1 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 0 1 0

Matematik 20 0 1 0

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 4 30

Fen 20 6 4 30

Mevsimleri oluşumu 10 2 1 20
İklim ve hava hareketleri 7 3 3 43
DNA ve genetik kod 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT ARTAN 13700 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
102,430 222,400 22 45 45 71 13164

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 0 6 -2,00 -20 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 4,44 4,60 5,45

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 0,24 0,35 2,98

Fen 20 4 7 1,67 8 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 10 28 0,67 1 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR)  Dcba bcddb B Ac abd

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) b b ad ab 

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) ACa d  A  

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sayısal (MAT)      a              

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN) c BDbbCba   c bC    

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 12 15

Türkçe 20 3 12 15

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 0 6 0

Tarih 10 0 6 0

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 2 30

Din K.ve A.B. 10 3 2 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 3 1 60
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 0 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 0 1 0

Matematik 20 0 1 0

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 7 20

Fen 20 4 7 20

Mevsimleri oluşumu 10 2 3 20
İklim ve hava hareketleri 7 2 3 29
DNA ve genetik kod 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVDER AFŞAR 50 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
105,650 222,400 20 42 42 67 13045

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 0,24 0,35 2,98

Fen 20 5 14 0,33 2 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 22 61 1,67 2 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) AdDaacBDdabcAadbdCDc

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) dabcdDaCdb

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) aACBdcdcCa

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG)  c c ad   

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) DCBbcacbadcDabcbbdbd

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) bcadDAc CAbcadBdabca

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 3 40
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 1 2 33
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 4 0

İngilizce 10 0 4 0

Describing personality 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Commenting free time activities 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 1 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 2 3 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 5 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 14 25

Fen 20 5 14 25

Mevsimleri oluşumu 10 2 8 20
İklim ve hava hareketleri 7 2 4 29
DNA ve genetik kod 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ TANIR 159 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
124,337 222,400 14 32 32 49 12171

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 6 2,00 10 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 2 4 0,67 7 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 0,24 0,35 2,98

Fen 20 5 7 2,67 13 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 15 26 6,33 7 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR)  d aaDBaAbc       D 

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR)   AdCbc  d

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) CACcb a   

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG)  Bcbdb    

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT)    d     d          

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN)   ad A BC b Cdcc b B

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 6 20

Türkçe 20 4 6 20

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 2 4 20

Tarih 10 2 4 20

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 0 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 3 30

Din K.ve A.B. 10 3 3 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 0 40
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 1 1 33
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Describing personality 1 0 0 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing a close friend 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 0 2 0

Matematik 20 0 2 0

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 7 25

Fen 20 5 7 25

Mevsimleri oluşumu 10 2 2 20
İklim ve hava hareketleri 7 2 3 29
DNA ve genetik kod 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ TANIŞMAN 67 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,793 222,400 5 11 11 11 6791

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 6 10 2,67 13 0,24 0,35 2,98

Fen 20 8 6 6,00 30 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 43 37 30,67 34 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) bBaBbDBDACbddBaDdaDb

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) dCABaDbbBC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) CAaBCABACB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) bBAbdbBcDc

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) aCBCBCca da a Acbdc 

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN)  D  aABBaAC CdBab d 

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 3 1 75
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 5 0 100
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Describing personality 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing a close friend 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 1 1 50
Invitation and accepting 1 1 0 100
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 10 30

Matematik 20 6 10 30

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 3 2 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 4 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 6 40

Fen 20 8 6 40

Mevsimleri oluşumu 10 3 3 30
İklim ve hava hareketleri 7 3 3 43
DNA ve genetik kod 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİYAR ATAŞ 72000 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
113,930 222,400 19 39 39 63 12683

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 7 1,67 8 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 0 6 -2,00 -20 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 2 2 1,33 13 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 0,24 0,35 2,98

Fen 20 3 8 0,33 2 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 15 30 5,00 6 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) Acb b B d a A  D a d

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR)  ab bb d d

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN)  ACaCA Aba

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) CB ca     

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT)     c  c b Db       

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN)   ad    aAdcCd c  dB

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 7 20

Türkçe 20 4 7 20

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 0 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 6 0

Tarih 10 0 6 0

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 2 40
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Describing personality 1 1 0 100
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing a close friend 1 0 0 0
Commenting free time activities 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 4 5

Matematik 20 1 4 5

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 8 15

Fen 20 3 8 15

Mevsimleri oluşumu 10 1 3 10
İklim ve hava hareketleri 7 1 5 14
DNA ve genetik kod 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ BOZ 223 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
156,017 222,400 10 22 22 28 10278

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 0,24 0,35 2,98

Fen 20 9 11 5,33 27 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 34 49 17,67 20 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) bBaBacBbAdDdb CcdCDb

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) dCABbbbCBC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) dAadCABAaB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) CaADbbdbbd

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) caadaadb  BaabdA    

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) DDbdcAaBbAbbCdBdcAAd

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 4 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 3 2 60
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Describing personality 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing a close friend 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 1 0 100
Making simple inquires 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 2 0
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 12 10

Matematik 20 2 12 10

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Mevsimleri oluşumu 10 4 6 40
İklim ve hava hareketleri 7 2 5 29
DNA ve genetik kod 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DÖNMEZ 71 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
119,227 222,400 16 34 34 54 12421

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 4,44 4,60 5,45

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 0,24 0,35 2,98

Fen 20 5 7 2,67 13 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 19 40 5,67 6 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR)  BD bDaDdaccbddbbCad

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) aCAdCbbCcC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) bAd adcbbB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sayısal (MAT) aCd    b  a   A dabd

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN)  a   A BCd DCdcd b c

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 13 25

Türkçe 20 5 13 25

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 3 40
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 0 3 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 0 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 1 3 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 7 25

Fen 20 5 7 25

Mevsimleri oluşumu 10 1 2 10
İklim ve hava hareketleri 7 3 3 43
DNA ve genetik kod 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL AKDENİZ 69 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
136,403 222,400 13 30 30 45 11505

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 3 2 2,33 23 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 2 13 -2,33 -12 0,24 0,35 2,98

Fen 20 5 9 2,00 10 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 28 41 14,33 16 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) b aAadDaAdaDa  DB  C

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) CDbcCBaCcB

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) AdBcddbACA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) b CB  dA  

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT) cabaDadba  Bdca b a 

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN) c aDbb bdAbd B C Ca 

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 8 35

Türkçe 20 7 8 35

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 3 40
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 1 0 100
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing personality 1 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0
Describing a close friend 1 1 0 100
Understanding simple invitation card 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 13 10

Matematik 20 2 13 10

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 5 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 9 25

Fen 20 5 9 25

Mevsimleri oluşumu 10 3 4 30
İklim ve hava hareketleri 7 1 4 14
DNA ve genetik kod 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BOZ 12 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,000 222,400 1 3 3 3 3542

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 24 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 4,12 5,09 8,85

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,83 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,44 4,60 5,45

İngilizce 10 4 5 2,33 23 1,33 1,08 3,30

Matematik 20 4 6 2,00 10 0,24 0,35 2,98

Fen 20 15 4 13,67 68 3,17 3,41 6,41

Toplam: 90 53 25 44,67 50 15,81 17,30 30,89

Sözel (TÜR) CDcACcDdAdCbBDADBdDC

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) dDbBCaaCAB

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) ACBBCBCACA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) dabaCDb BA

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT) cd  DDBd bb d  C    

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN) ABBDDCCDCADc BcCbCdC

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 5 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing personality 1 1 0 100
Invitation and accepting 1 1 0 100
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 6 20

Matematik 20 4 6 20

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 1 1 20
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

Mevsimleri oluşumu 10 9 1 90
İklim ve hava hareketleri 7 5 2 71
DNA ve genetik kod 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ALİ ATAŞ 23 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
150,940 222,400 9 25 25 38 10594

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,51 4,60 5,45

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 1,03 1,08 3,30

Fen 20 4 11 0,33 2 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 29 31 18,67 21 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR) aDacddcBAdCaBbADBcDb

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) CDcaCBbCAB

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) ACBBCabACA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) acbaC     

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (FEN) caBDcabbCdcdc A    a

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 5 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing personality 1 1 0 100
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 11 20

Fen 20 4 11 20

Mevsimleri oluşumu 10 1 7 10
İklim ve hava hareketleri 7 3 3 43
DNA ve genetik kod 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN AKÇAY 142 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
142,017 222,400 10 27 27 40 11164

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,51 4,60 5,45

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 1,03 1,08 3,30

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 0,72 0,35 2,98

Fen 20 6 12 2,00 10 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 28 44 13,33 15 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR) CD AC b bdbbBadDBdaC

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) CDbBCB Cda

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) AaaBddCcCA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) dDbc  d db

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT)   Cd a d acBd adb   

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN) dcBD baDaAcdcccdDC b

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 1 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 3 40
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 1 6 10

İngilizce 10 1 6 10

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 1 0 100
Invitation and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing personality 1 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 2 9 10

Matematik 20 2 9 10

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 1 3 20
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

Mevsimleri oluşumu 10 3 6 30
İklim ve hava hareketleri 7 2 5 29
DNA ve genetik kod 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DELAL AKKAHRAMAN 30 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
172,333 222,400 6 18 18 21 9215

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 3 4 1,67 17 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 5,51 4,60 5,45

İngilizce 10 2 1 1,67 17 1,03 1,08 3,30

Matematik 20 1 2 0,33 2 0,72 0,35 2,98

Fen 20 4 8 1,33 7 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 28 24 20,00 22 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR) dcccCdbcAACDBDADBcDC

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) Ccb CcbC  

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) AaBBC  A A

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) bD B      

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT) a Cb                

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN)  cB  b  ddccb Ab CB 

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 3 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 1 60

Din K.ve A.B. 10 6 1 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 1 80
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 0 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 1 0 33

Sözel (İNG) 10 2 1 20

İngilizce 10 2 1 20

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 1 0 100
Invitation and refusing 1 0 0 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing personality 1 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 2 5

Matematik 20 1 2 5

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 1 0 20
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 8 20

Fen 20 4 8 20

Mevsimleri oluşumu 10 0 4 0
İklim ve hava hareketleri 7 2 3 29
DNA ve genetik kod 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA AKKAHRAMAN 99 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,157 222,400 2 4 4 4 3722

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 6 0 6,00 60 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,51 4,60 5,45

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 1,03 1,08 3,30

Matematik 20 7 2 6,33 32 0,72 0,35 2,98

Fen 20 13 4 11,67 58 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 47 18 41,00 46 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR) aD ACdbcAAC BDbDaaDC

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) CDD C CC  

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) AbBBCBCACA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) d  Ba db  

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT)   C D       CdBCAAb 

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN) A BDDCCbd DcABACcCB 

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 0 60

Tarih 10 6 0 60

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 1 80
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing personality 1 0 1 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 7 2 35

Matematik 20 7 2 35

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 3 0 60
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 4 65

Fen 20 13 4 65

Mevsimleri oluşumu 10 7 1 70
İklim ve hava hareketleri 7 3 3 43
DNA ve genetik kod 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM DENGİZ 161 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,233 222,400 7 20 20 24 9538

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 9 2,00 10 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,51 4,60 5,45

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 1,03 1,08 3,30

Matematik 20 0 5 -1,67 -8 0,72 0,35 2,98

Fen 20 11 7 8,67 43 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 31 31 20,67 23 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR) AcaBabBaA b d Ca   d

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) BCcBaDbCBC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) bdCBCABACB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) dac b   a 

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) a   c    b    c    d

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) DDCCbc BCddaCdBBc AB

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 9 25

Türkçe 20 5 9 25

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 3 2 60
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 5 0

İngilizce 10 0 5 0

Describing personality 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 0 5 0

Matematik 20 0 5 0

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 11 7 55

Fen 20 11 7 55

Mevsimleri oluşumu 10 6 3 60
İklim ve hava hareketleri 7 3 4 43
DNA ve genetik kod 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ ARAS 158 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,693 222,400 3 7 7 7 5240

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,51 4,60 5,45

İngilizce 10 5 3 4,00 40 1,03 1,08 3,30

Matematik 20 3 6 1,00 5 0,72 0,35 2,98

Fen 20 10 9 7,00 35 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 48 28 38,67 43 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR) dBDBCaBDACDcAaCDAaDd

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) BCAabDDCcC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) dACBCABACB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG)  BAcC dAaA

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) Db b   D  c   c Ccc 

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) DDbbcA BCdbcCddBDcAB

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 4 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 1 80
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Describing personality 1 0 0 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing a close friend 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 0 1 0
Making simple inquires 1 1 0 100
Invitation and refusing 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 1 1 50
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 6 15

Matematik 20 3 6 15

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

Mevsimleri oluşumu 10 6 3 60
İklim ve hava hareketleri 7 3 4 43
DNA ve genetik kod 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÇİLKİ N 1 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
81,397 222,400 13 49 49 78 13754

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 9 1,00 5 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 0 7 -2,33 -23 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,51 4,60 5,45

İngilizce 10 2 2 1,33 13 1,03 1,08 3,30

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 0,72 0,35 2,98

Fen 20 1 9 -2,00 -10 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 11 41 -2,67 -3 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR) bacB a bA   Acdb  Db

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) cb cd a ad

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) bAC bAcbd 

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) a    CdA  

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) c  ac  b  c Dacc   b

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) c dab  c d ab c   A 

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 9 20

Türkçe 20 4 9 20

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 7 0

Tarih 10 0 7 0

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 2 40
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 1 2 33
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 0 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Describing personality 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 0 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Making simple inquires 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 1 0 100
Understanding simple invitation card 2 1 1 50
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 9 5

Matematik 20 1 9 5

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 1 9 5

Fen 20 1 9 5

Mevsimleri oluşumu 10 1 4 10
İklim ve hava hareketleri 7 0 3 0
DNA ve genetik kod 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN BOZYOL 111 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,993 222,400 4 8 8 8 5552

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,51 4,60 5,45

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,03 1,08 3,30

Matematik 20 3 3 2,00 10 0,72 0,35 2,98

Fen 20 11 7 8,67 43 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 43 25 34,67 39 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR) ABDBCadDAbDcAaCbcdDA

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) dCABCDbd C

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN)  ACBCABACB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) bB Daa  c 

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT)  ac            dC AC

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) D a bABBCAbaCdBdcAAB

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 0 80
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 4 20

İngilizce 10 2 4 20

Describing personality 1 0 1 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing a close friend 1 0 0 0
Commenting free time activities 1 1 0 100
Making simple inquires 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 3 15

Matematik 20 3 3 15

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 7 55

Fen 20 11 7 55

Mevsimleri oluşumu 10 5 3 50
İklim ve hava hareketleri 7 3 4 43
DNA ve genetik kod 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROZAT AKÇAY 297 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
137,653 222,400 11 28 28 43 11427

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 8 0,33 2 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 2 5 0,33 3 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,51 4,60 5,45

Matematik 20 2 3 1,00 5 0,72 0,35 2,98

Fen 20 6 8 3,33 17 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 20 27 11,00 12 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR)   ccC aaAd a   a bD 

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR)  Cbcb  dcC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) bAbaCABACB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sayısal (MAT)   d a B   B   c     

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) D Ca dB dcbaC d DA d

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 8 15

Türkçe 20 3 8 15

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 3 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 2 5 20

Tarih 10 2 5 20

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 1 80
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 2 1 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 8 30

Fen 20 6 8 30

Mevsimleri oluşumu 10 4 3 40
İklim ve hava hareketleri 7 0 4 0
DNA ve genetik kod 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH ARAS 104 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,783 222,400 1 1 1 1 2012

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,51 4,60 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,03 1,08 3,30

Matematik 20 5 1 4,67 23 0,72 0,35 2,98

Fen 20 18 1 17,67 88 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 61 14 56,33 63 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR) CccbCdDcAACDBDbDBBDC

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) CDDBbBaCAB

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) ACBBCBCACA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) dbCBaDAABd

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT)   C b B D   C    A  

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN) A BDDCCDCADBABACbCBC

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 2 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 5 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 1 0 100
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing personality 1 0 1 0
Invitation and accepting 1 1 0 100
Simple present tense (Free time activities) 1 1 0 100
Describing a close friend 1 1 0 100
Understanding simple invitation card 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 5 1 25

Matematik 20 5 1 25

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 2 0 40
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 18 1 90

Fen 20 18 1 90

Mevsimleri oluşumu 10 8 1 80
İklim ve hava hareketleri 7 7 0 100
DNA ve genetik kod 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK BALANDI 51 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,423 222,400 5 12 12 12 6927

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 7 2 6,33 63 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,51 4,60 5,45

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,03 1,08 3,30

Matematik 20 2 1 1,67 8 0,72 0,35 2,98

Fen 20 8 10 4,67 23 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 37 25 28,67 32 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR) ABDca BDAbDcA CbdCDA

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) BCc CDaCBC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) bca CABA B

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG)  aAaCd   A

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT)     B           Cd  

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) DDaCbbcBaAd CdcdcAA 

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 2 40
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 0 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Describing personality 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing a close friend 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 0 1 0
Making simple inquires 1 1 0 100
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 1 10

Matematik 20 2 1 10

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 8 10 40

Fen 20 8 10 40

Mevsimleri oluşumu 10 4 5 40
İklim ve hava hareketleri 7 2 4 29
DNA ve genetik kod 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİM ARTAN 220 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
151,647 222,400 8 24 24 36 10547

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 5,51 4,60 5,45

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,03 1,08 3,30

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 0,72 0,35 2,98

Fen 20 8 9 5,00 25 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 24 42 10,00 11 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR) bDcdCdb AAa BD Dd  C

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) dccBCBdad 

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) daBcb aAbb

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) aadad  A  

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT) B d c a bD  a  d c d

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN)  cBDDCa dAcdA AdbCca

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 7 40

Türkçe 20 8 7 40

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 0 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 1 4 20
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 0 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 0 3 0

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing personality 1 0 1 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0
Describing a close friend 1 1 0 100
Understanding simple invitation card 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 9 40

Fen 20 8 9 40

Mevsimleri oluşumu 10 4 4 40
İklim ve hava hareketleri 7 2 4 29
DNA ve genetik kod 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ARAS 18 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
116,013 222,400 12 37 37 60 12570

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 13 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 6,59 5,09 8,85

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,79 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,51 4,60 5,45

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,03 1,08 3,30

Matematik 20 1 12 -3,00 -15 0,72 0,35 2,98

Fen 20 3 7 0,67 3 5,31 3,41 6,41

Toplam: 90 22 47 6,33 7 22,82 17,30 30,89

Sözel (TÜR) dDdd AbBd baBDd BBaC

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) dbDdCBdac 

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) bCdcbaCAbb

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) bbCBdbAbBd

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT) cbbabDd cabcad      

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN)  dBba C d cd   b  B 

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 3 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 3 40
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 1 2 33

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 1 0 100
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing personality 1 0 1 0
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 1 0 100
Describing a close friend 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 1 12 5

Matematik 20 1 12 5

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 3 7 15

Fen 20 3 7 15

Mevsimleri oluşumu 10 1 4 10
İklim ve hava hareketleri 7 1 3 14
DNA ve genetik kod 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN AK* 198 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
83,030 222,400 11 48 48 77 13707

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 11 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 6,67 5,09 8,85

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,52 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,52 4,60 5,45

İngilizce 10 3 6 1,00 10 0,97 1,08 3,30

Matematik 20 2 11 -1,67 -8 0,18 0,35 2,98

Fen 20 4 16 -1,33 -7 1,91 3,41 6,41

Toplam: 90 18 63 -3,00 -3 16,76 17,30 30,89

Sözel (TÜR) bcBdddbBdbbaBcc cBaC

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) CDDaaababa

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) cdacCaddbd

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) CDacCadd b

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT) cb daDc ac  d aCb  c

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN) bBcDaddcaccaAddCbacb

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 1 67
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 1 4 20
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 0 3 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Making simple inquires 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 1 0 100
Invitation and refusing 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing personality 1 1 0 100
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 11 10

Matematik 20 2 11 10

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mevsimleri oluşumu 10 2 8 20
İklim ve hava hareketleri 7 1 6 14
DNA ve genetik kod 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÜSTAN TANIR 209 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
150,183 222,400 6 26 26 39 10645

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 11 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 6,67 5,09 8,85

Tarih 10 2 6 0,00 0 2,52 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,52 4,60 5,45

İngilizce 10 1 1 0,67 7 0,97 1,08 3,30

Matematik 20 1 8 -1,67 -8 0,18 0,35 2,98

Fen 20 5 8 2,33 12 1,91 3,41 6,41

Toplam: 90 25 33 14,00 16 16,76 17,30 30,89

Sözel (TÜR) bDBA AbcdACDBDbDa  a

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) b baCBadb 

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) ACdBb bACA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG)    B  d   

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT)     bac D bddc    d 

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN) dBcbDaa    cA dC bB 

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 1 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 1 80
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 0 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67

Sözel (İNG) 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

Making simple inquires 1 0 0 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing personality 1 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 8 5

Matematik 20 1 8 5

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 8 25

Fen 20 5 8 25

Mevsimleri oluşumu 10 2 4 20
İklim ve hava hareketleri 7 1 3 14
DNA ve genetik kod 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ARAS 130 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,240 222,400 3 14 14 14 7554

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 11 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 6,67 5,09 8,85

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,52 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,52 4,60 5,45

İngilizce 10 2 3 1,00 10 0,97 1,08 3,30

Matematik 20 1 3 0,00 0 0,18 0,35 2,98

Fen 20 6 6 4,00 20 1,91 3,41 6,41

Toplam: 90 37 23 29,33 33 16,76 17,30 30,89

Sözel (TÜR) bDcACdDcAAbaBDADa DC

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) CDbdCBCbAB

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) ACBBCaCACA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG)  D B  d db

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT)   d b   D   b       

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN) AcBDcaa d Dd B   C  

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 1 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 5 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

Making simple inquires 1 0 0 0
Commenting free time activities 1 1 0 100
Invitation and refusing 1 0 0 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing personality 1 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 1 3 5

Matematik 20 1 3 5

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 0 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 6 30

Fen 20 6 6 30

Mevsimleri oluşumu 10 4 4 40
İklim ve hava hareketleri 7 1 2 14
DNA ve genetik kod 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ÇİFTÇİ 61000 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
107,950 222,400 9 41 41 66 12948

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 11 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 6,67 5,09 8,85

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 2,52 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 4,52 4,60 5,45

İngilizce 10 0 8 -2,67 -27 0,97 1,08 3,30

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 0,18 0,35 2,98

Fen 20 4 12 0,00 0 1,91 3,41 6,41

Toplam: 90 18 55 -0,33 -0 16,76 17,30 30,89

Sözel (TÜR) caDBCaBD dba  CadCbA

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) dbdaCba db

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN)   d CAcdac

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) dac bb dac

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) cbdC a   CaDbdcbbaca

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) a ad cc  bbcCCaBcAdd

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 8 10

Tarih 10 1 8 10

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 5 20

Din K.ve A.B. 10 2 5 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 1 2 20
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 1 2 33
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 0 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 8 0

İngilizce 10 0 8 0

Describing personality 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 1 0
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 13 15

Matematik 20 3 13 15

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 5 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 1 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 12 20

Fen 20 4 12 20

Mevsimleri oluşumu 10 0 8 0
İklim ve hava hareketleri 7 2 3 29
DNA ve genetik kod 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEZBAN AYBAN 260 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
85,240 222,400 10 47 47 75 13663

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 11 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 12 0,00 0 6,67 5,09 8,85

Tarih 10 3 4 1,67 17 2,52 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,52 4,60 5,45

İngilizce 10 3 2 2,33 23 0,97 1,08 3,30

Matematik 20 0 7 -2,33 -12 0,18 0,35 2,98

Fen 20 2 12 -2,00 -10 1,91 3,41 6,41

Toplam: 90 16 42 2,00 2 16,76 17,30 30,89

Sözel (TÜR) dadbCcDddAaad Aa   b

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR) C   CBdddd

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) ACddCa cbA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG) b  BC Ad  

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT) ab  ac      ac  b   

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN)  a   d ca bddcAbaCcd

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 12 20

Türkçe 20 4 12 20

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 3 2 60
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 1 1 33

Sözel (İNG) 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Making simple inquires 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing personality 1 1 0 100
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 1 0 100
Describing a close friend 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 0 7 0

Matematik 20 0 7 0

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 12 10

Fen 20 2 12 10

Mevsimleri oluşumu 10 0 5 0
İklim ve hava hareketleri 7 1 5 14
DNA ve genetik kod 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH PADİR 53 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
117,190 222,400 8 36 36 58 12507

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 11 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 9 -1,00 -5 6,67 5,09 8,85

Tarih 10 2 4 0,67 7 2,52 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 4,52 4,60 5,45

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,97 1,08 3,30

Matematik 20 4 7 1,67 8 0,18 0,35 2,98

Fen 20 4 11 0,33 2 1,91 3,41 6,41

Toplam: 90 19 39 6,00 7 16,76 17,30 30,89

Sözel (TÜR) dBD  a  cdc cd c a  

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) BCcda b   

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) a b CA A  

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) CBAcCacdbd

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) b dadC D  cD a c   C

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) ac dcdcB b Dba c AAd

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890

100
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40
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 9 10

Türkçe 20 2 9 10

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 2 4 20

Tarih 10 2 4 20

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 2 30

Din K.ve A.B. 10 3 2 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 1 1 20
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 0 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Describing personality 1 1 0 100
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing a close friend 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 0 1 0
Making simple inquires 1 1 0 100
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 0 2 0
Invitation and accepting 1 0 1 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 1 1 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 2 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 11 20

Fen 20 4 11 20

Mevsimleri oluşumu 10 1 7 10
İklim ve hava hareketleri 7 2 3 29
DNA ve genetik kod 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMÜR BALANDI 58 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,597 222,400 2 9 9 9 5908

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 11 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 6,67 5,09 8,85

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,52 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,52 4,60 5,45

İngilizce 10 6 4 4,67 47 0,97 1,08 3,30

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 0,18 0,35 2,98

Fen 20 10 10 6,67 33 1,91 3,41 6,41

Toplam: 90 45 24 37,00 41 16,76 17,30 30,89

Sözel (TÜR) ABDdCDBDb DcAaC  CDA

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) BbcBaDDCBC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) CACBdABACB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) bcADCbBcDA

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) ca                  

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) DcbacAcBaACbCdBcDAAc

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 0 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 5 0 100
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Describing personality 1 0 1 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing a close friend 1 1 0 100
Commenting free time activities 1 1 0 100
Making simple inquires 1 1 0 100
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 1 1 50
Invitation and accepting 1 1 0 100
Simple present tense (Free time activities) 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 0 2 0

Matematik 20 0 2 0

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mevsimleri oluşumu 10 4 6 40
İklim ve hava hareketleri 7 3 4 43
DNA ve genetik kod 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVİN AKKAHRAMAN 55 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,243 222,400 1 2 2 2 3020

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 11 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 6,67 5,09 8,85

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,52 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,52 4,60 5,45

İngilizce 10 5 4 3,67 37 0,97 1,08 3,30

Matematik 20 8 4 6,67 33 0,18 0,35 2,98

Fen 20 11 9 8,00 40 1,91 3,41 6,41

Toplam: 90 56 25 47,67 53 16,76 17,30 30,89

Sözel (TÜR) ABDBCcBDAbDBdaCDACDA

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) BCdabDDCBC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) bACBCABACB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG)  BdDCdBcDc

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) DCBCBdc  CcDaC      

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) DDaacAaBdACDCdBacAAd

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 3 1 75
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 4 1 80
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 1 0 100
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

Describing personality 1 0 0 0
Expressing preferences 1 1 0 100
Describing a close friend 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 1 0 100
Making simple inquires 1 1 0 100
Invitation and refusing 1 0 1 0
Understanding simple invitation card 2 1 1 50
Invitation and accepting 1 1 0 100
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 4 40

Matematik 20 8 4 40

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 2 2 40
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 0 40
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Mevsimleri oluşumu 10 4 6 40
İklim ve hava hareketleri 7 4 3 57
DNA ve genetik kod 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEYMEN AL İ PEŞMAN 78 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
184,813 222,400 4 15 15 17 8395

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 11 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 6,67 5,09 8,85

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,52 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,52 4,60 5,45

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 0,97 1,08 3,30

Matematik 20 4 7 1,67 8 0,18 0,35 2,98

Fen 20 4 10 0,67 3 1,91 3,41 6,41

Toplam: 90 35 33 24,00 27 16,76 17,30 30,89

Sözel (TÜR) ABacCDBbbdD ABCc CDA

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) BCbBdDbCBC

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) dcCcCABACB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG) Ccd d c   

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT) bCc c dc  BaD   dB  

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) bDbbb  cCAbcCd ca   

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 3 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 1 1 50
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 3 2 60
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Describing personality 1 1 0 100
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 1 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 1 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 1 3 20
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 10 20

Fen 20 4 10 20

Mevsimleri oluşumu 10 1 5 10
İklim ve hava hareketleri 7 2 5 29
DNA ve genetik kod 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TANIR 44 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
178,550 222,400 5 16 16 18 8796

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 11 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 6,67 5,09 8,85

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,52 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,52 4,60 5,45

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 0,97 1,08 3,30

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 0,18 0,35 2,98

Fen 20 5 8 2,33 12 1,91 3,41 6,41

Toplam: 90 30 28 20,67 23 16,76 17,30 30,89

Sözel (TÜR) ABDBCDBcA DcAcC  C A

Cevap Anh. A ABDBCDBDACDBABCDACDA

Sözel (TAR) BCd CDbadb

Cevap Anh. A BCABCDDCBC

Sözel (DİN) bdCaCABACB

Cevap Anh. A CACBCABACB

Sözel (İNG)  d    a  c

Cevap Anh. A CBADCCBADA

Sayısal (MAT)  b     b  cc  A da  

Cevap Anh. A DCBCBCBDDCBDDCAACBAC

Sayısal (FEN) D CC bB Ccb a dd  ba

Cevap Anh. A DDCCDABBCACDCCBBDAAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 3 65

Türkçe 20 13 3 65

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 2 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 3 2 60
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 3 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 3 0

İngilizce 10 0 3 0

Describing personality 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Making simple inquires 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 1 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 6 5

Matematik 20 1 6 5

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 8 25

Fen 20 5 8 25

Mevsimleri oluşumu 10 4 3 40
İklim ve hava hareketleri 7 1 3 14
DNA ve genetik kod 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 1.DENEME

IĞDIR / KARAKOYUNLU / Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TANIŞ 124 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
125,740 222,400 7 31 31 48 12084

Puanı Hesaplanan: 50 50 81 14001

Katılımlar: 11 50 50 81 14020

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 5 3,33 17 6,67 5,09 8,85

Tarih 10 2 6 0,00 0 2,52 2,93 4,27

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,52 4,60 5,45

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 0,97 1,08 3,30

Matematik 20 1 1 0,67 3 0,18 0,35 2,98

Fen 20 2 6 0,00 0 1,91 3,41 6,41

Toplam: 90 15 24 7,00 8 16,76 17,30 30,89

Sözel (TÜR) a BA d B  b    Dc Db

Cevap Anh. B CDBACADBAACDBDADBBDC

Sözel (TAR)  bc CaaacB

Cevap Anh. B CDDBCBCCAB

Sözel (DİN) AdBcCcC bA

Cevap Anh. B ACBBCBCACA

Sözel (İNG)    c  d   

Cevap Anh. B CDCBCDAABA

Sayısal (MAT)             C    c  

Cevap Anh. B BCCCDDBCDDDBCABCAACB

Sayısal (FEN)  cd   d dA  Acd     

Cevap Anh. B ABBDDCCDCADBABACDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 5 25

Türkçe 20 5 5 25

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 3 1 0 33
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar 5 2 2 40
Hz. Musa'nın hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi,iradesi ve sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar 1 0 1 0
Kader ve kaza kavramlarını analiz eder 3 2 1 67

Sözel (İNG) 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

Making simple inquires 1 0 0 0
Commenting free time activities 1 0 0 0
Invitation and refusing 1 0 0 0
Expressing preferences 1 0 1 0
Describing personality 1 0 0 0
Invitation and accepting 1 0 0 0
Simple present tense (Free time activities) 1 0 1 0
Describing a close friend 1 0 0 0
Understanding simple invitation card 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 1 5

Matematik 20 1 1 5

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 5 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer 5 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 6 10

Fen 20 2 6 10

Mevsimleri oluşumu 10 1 3 10
İklim ve hava hareketleri 7 0 3 0
DNA ve genetik kod 3 1 0 33
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